
Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Özgür	SÖNMEZ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 2 17.50

Matematik 20 15 3 14.25

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 6 4 5.00

Fizik 9 8 1 7.75

Kimya 8 7 0 7.00

Biyoloji 8 7 1 6.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 412.97

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.5 14.25 17.75 21.5 71.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C B -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A C -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D C -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C A -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C B -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Cansu	YÜRÜKÇÜ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 19 1 18.75

Matematik 20 16 4 15.00

Tarih 14 12 2 11.50

Coğrafya 11 9 2 8.50

Fizik 9 7 2 6.50

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 6 2 5.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 423.54

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18.75 15 20 18.75 72.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B C -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E B -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E D -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C A -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Nisa	Zeynep	BULUT Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 1 17.75

Matematik 20 14 2 13.50

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 8 1 7.75

Kimya 8 7 0 7.00

Biyoloji 8 5 0 5.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 429.24

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.75 13.5 23.75 19.75 74.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E C -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Nisa	Nur	KÜSEN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 18 2 17.50

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 6 2 5.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 471.84

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 17.5 25 21.25 83.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E D -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C B -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Yağız	Kaan	MUTLU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 2 17.50

Matematik 20 14 6 12.50

Tarih 14 9 5 7.75

Coğrafya 11 7 2 6.50

Fizik 9 8 1 7.75

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 5 3 4.25

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 381.73

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.5 12.5 14.25 18.75 63.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E A -

12 14.	Kümeler E A -

13 14.	Kümeler C E -

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E C -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C E -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A B -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Samira	GÖK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 15 4 14.00

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 469.96

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 14 25 25 84.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A C -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D C -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C A -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Mustafa	Sait	GÜLÇİÇEK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 11 9 8.75

Matematik 20 2 0 2.00

Tarih 14 7 7 5.25

Coğrafya 11 4 7 2.25

Fizik 9 5 4 4.00

Kimya 8 4 4 3.00

Biyoloji 8 2 6 0.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 212.11

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 8.75 2 7.5 7.5 25.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D B -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D C -

16 24.	Hikâye E C -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A E -

20 24.	Hikâye E B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A C -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C A -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C B -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E C -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C A -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D E -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E C -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A C -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E D -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B D -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C B -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Nehir	DEMİRCİ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 0 18.00

Matematik 20 16 2 15.50

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 5 2 4.50

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 442.74

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18 15.5 22.5 21.5 77.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D B -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C B -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C E -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A C -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Seray	Esra	ER Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 19 1 18.75

Matematik 20 16 4 15.00

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 8 3 7.25

Fizik 9 7 2 6.50

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 6 2 5.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 426.79

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18.75 15 21.25 18.75 73.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C E -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B D -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D E -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A C -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Bensu	Nehir	TOPAL Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 1 17.75

Matematik 20 16 2 15.50

Tarih 14 6 1 5.75

Coğrafya 11 0 0 0.00

Fizik 9 0 0 0.00

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 286.79

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.75 15.5 5.75 0 39.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Esmanur	SAĞIN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 3 14.25

Matematik 20 3 1 2.75

Tarih 14 6 7 4.25

Coğrafya 11 1 1 0.75

Fizik 9 2 0 2.00

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 210.99

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 14.25 2.75 5 2 24.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B C -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B C -

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Zeynep	İrem	AKTAŞ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 12 7 10.25

Matematik 20 7 8 5.00

Tarih 14 7 7 5.25

Coğrafya 11 5 5 3.75

Fizik 9 5 4 4.00

Kimya 8 6 2 5.50

Biyoloji 8 4 2 3.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 264.34

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 10.25 5 9 13 37.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D B -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C B -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E A -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A D -

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B A -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C E -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C B -

4 25.	Mantık A C -

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C E -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E A -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B D -

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A E -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E A -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B C -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B A -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E A -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A E -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Demet	Zümra	GÜMÜŞ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 19 1 18.75

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 9 2 8.50

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 482.35

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 18.75 22.5 25 86.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Ayşenur	ÜNEŞ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 19 1 18.75

Tarih 14 8 6 6.50

Coğrafya 11 1 10 -1.50

Fizik 9 3 6 1.50

Kimya 8 1 7 -0.75

Biyoloji 8 0 8 -2.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 304.25

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 18.75 5 -1.25 42.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A B -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E C -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C D -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C A -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B D -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D B -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A E -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B A -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C E -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A B -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D C -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B A -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A D -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E B -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A D -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E D -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E A -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B E -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C B -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Yiğit	Eray	DÜZOVA Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 9 11 6.25

Matematik 20 3 17 -1.25

Tarih 14 3 11 0.25

Coğrafya 11 1 10 -1.50

Fizik 9 6 3 5.25

Kimya 8 5 3 4.25

Biyoloji 8 1 3 0.25

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 157.25

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 6.25 -1.25 -1.25 9.75 13.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C A -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B E -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B A -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B D -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A D -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C B -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E C -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C E -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E A -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C E -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D E -

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E C -

8 14.	Kümeler A D -

9 14.	Kümeler B E -

10 14.	Kümeler A D -

11 14.	Kümeler E C -

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D C -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E D -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B E -

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E C -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A C -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C A -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A B -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A C -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Derensu	DEMİR Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 19 1 18.75

Matematik 20 17 3 16.25

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 474.96

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18.75 16.25 25 25 85.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C B -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B C -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D E -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Duygu	YANIK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 17 2 16.50

Matematik 20 9 7 7.25

Tarih 14 10 4 9.00

Coğrafya 11 8 1 7.75

Fizik 9 6 3 5.25

Kimya 8 7 0 7.00

Biyoloji 8 3 4 2.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 343.04

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 16.5 7.25 16.75 14.25 54.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A C -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C D -

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A C -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B C -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A E -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E A -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Elif	GÜNDÜZ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 14 6 12.50

Matematik 20 2 18 -2.50

Tarih 14 8 6 6.50

Coğrafya 11 4 7 2.25

Fizik 9 3 5 1.75

Kimya 8 4 3 3.25

Biyoloji 8 1 6 -0.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 201.37

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 12.5 -2.5 8.75 4.5 23.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A B -

20 24.	Hikâye E C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C B -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E A -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B E -

3 25.	Mantık C A -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D B -

6 25.	Mantık A D -

7 14.	Kümeler E B -

8 14.	Kümeler A B -

9 14.	Kümeler B C -

10 14.	Kümeler A D -

11 14.	Kümeler E A -

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C D -

14 25.	Temel	Kavramlar B C -

15 25.	Temel	Kavramlar D A -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B E -

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C E -

20 13.	Problemler D C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E B -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D B -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B E -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A C -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A E -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B D -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Kerem	İLTER Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 16 4 15.00

Matematik 20 19 1 18.75

Tarih 14 11 3 10.25

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 5 3 4.25

Biyoloji 8 5 3 4.25

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 418.4

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 15 18.75 20 17.5 71.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A C -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D B -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D C -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B C -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C B -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A C -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E D -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Göktürk	YAŞA Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 17 3 16.25

Matematik 20 18 1 17.75

Tarih 14 12 2 11.50

Coğrafya 11 8 3 7.25

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 7 0 7.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 434.61

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 16.25 17.75 18.75 22.75 75.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D C -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E A -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A B -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Muhammed	Hüseyin	YADİGAR Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 7 11.25

Matematik 20 10 9 7.75

Tarih 14 10 4 9.00

Coğrafya 11 7 1 6.75

Fizik 9 5 4 4.00

Kimya 8 5 3 4.25

Biyoloji 8 2 0 2.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 298.66

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 11.25 7.75 15.75 10.25 45.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A E -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D C -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A B -

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B E -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B E -

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C A -

20 13.	Problemler D A -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A C -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B E -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B D -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E D -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Cankut	Enes	KARAKURT Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 4 14.00

Matematik 20 6 8 4.00

Tarih 14 6 7 4.25

Coğrafya 11 4 3 3.25

Fizik 9 7 2 6.50

Kimya 8 5 2 4.50

Biyoloji 8 2 3 1.25

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 267.96

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 14 4 7.5 12.25 37.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B A -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E A -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A B -

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A E -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A B -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A E -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D B -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B D -

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C A -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E B -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A C -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Arda	KARABULUTLU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 19 1 18.75

Matematik 20 18 2 17.50

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 475.53

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18.75 17.5 23.75 25 85.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D C -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Sena	PALA Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 17 3 16.25

Matematik 20 17 3 16.25

Tarih 14 10 4 9.00

Coğrafya 11 8 3 7.25

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 7 1 6.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 422.35

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 16.25 16.25 16.25 23.75 72.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B E -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A B -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C D -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E D -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Cemal	Efe	GÜZEL Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 18 2 17.50

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 477.31

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 17.5 22.5 25 85.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E C -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Emir	TAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 4 14.00

Matematik 20 15 0 15.00

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 9 0 9.00

Fizik 9 7 1 6.75

Kimya 8 6 1 5.75

Biyoloji 8 6 0 6.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 405.37

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 14 15 21.75 18.5 69.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D C -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim İrem	BAHÇİ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 5 13.75

Matematik 20 11 8 9.00

Tarih 14 6 5 4.75

Coğrafya 11 6 1 5.75

Fizik 9 7 2 6.50

Kimya 8 5 3 4.25

Biyoloji 8 2 3 1.25

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 303.82

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 13.75 9 10.5 12 45.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B A -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E D -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C A -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D C -

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E C -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C E -

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B E -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E B -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A D -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Fatma	Elif	CAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 6 6 4.50

Matematik 20 12 5 10.75

Tarih 14 0 0 0.00

Coğrafya 11 0 0 0.00

Fizik 9 7 0 7.00

Kimya 8 1 1 0.75

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 205.29

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 4.5 10.75 0 7.75 23.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A C -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D E -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B C -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E B -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A D -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A E -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Betül	DEMİRKOL Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 17 3 16.25

Matematik 20 8 3 7.25

Tarih 14 6 6 4.50

Coğrafya 11 6 1 5.75

Fizik 9 3 3 2.25

Kimya 8 5 2 4.50

Biyoloji 8 1 0 1.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 290.95

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 16.25 7.25 10.25 7.75 41.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A C -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C D -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A D -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Esmanur	ARSLAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 12 4 11.00

Matematik 20 4 5 2.75

Tarih 14 5 7 3.25

Coğrafya 11 4 3 3.25

Fizik 9 0 0 0.00

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 195.13

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 11 2.75 6.5 0 20.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A C -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B E -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D B -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

15 24.	Hikâye D -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E C -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A D -

7 14.	Kümeler E C -

8 14.	Kümeler A B -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Merve	Nur	BODUR Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 18 2 17.50

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 487.46

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 17.5 25 25 87.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Sevde	Naz	ÖZCAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 18 2 17.50

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 487.46

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 17.5 25 25 87.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Berke	ÇAKICI Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 15 5 13.75

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 8 1 7.75

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 7 1 6.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 448.73

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 13.75 22.5 22.5 78.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C B -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D B -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B C -

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Mina	Nehir	BOYACIOĞLU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 10 8 8.00

Matematik 20 10 5 8.75

Tarih 14 6 7 4.25

Coğrafya 11 4 6 2.50

Fizik 9 6 3 5.25

Kimya 8 5 3 4.25

Biyoloji 8 3 4 2.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 255.76

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 8 8.75 6.75 11.5 35.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B D -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A D -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B A -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

15 24.	Hikâye D C -

16 24.	Hikâye E C -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B E -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C A -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E D -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A E -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E A -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E D -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B E -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B C -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E C -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A C -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Ravza	AĞGÜL Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 6 11.50

Matematik 20 9 3 8.25

Tarih 14 4 8 2.00

Coğrafya 11 4 3 3.25

Fizik 9 4 3 3.25

Kimya 8 3 3 2.25

Biyoloji 8 0 5 -1.25

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 236.86

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 11.5 8.25 5.25 4.25 29.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A E -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B E -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C D -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E A -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B E -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D B -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B D -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A C -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B D -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D B -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B A -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Irmak	Çağla	CİN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 5 13.75

Matematik 20 7 3 6.25

Tarih 14 7 7 5.25

Coğrafya 11 4 3 3.25

Fizik 9 5 1 4.75

Kimya 8 5 2 4.50

Biyoloji 8 2 2 1.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 276.1

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 13.75 6.25 8.5 10.75 39.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E C -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D C -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B C -

10 14.	Kümeler A E -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A B -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C B -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Furkan	KAVAK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 6 12 3.00

Matematik 20 6 8 4.00

Tarih 14 2 12 -1.00

Coğrafya 11 2 7 0.25

Fizik 9 4 5 2.75

Kimya 8 4 2 3.50

Biyoloji 8 1 6 -0.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 155.24

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 3 4 -0.75 5.75 12.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C E -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A D -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D A -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E D -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B E -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C B -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C A -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B E -

3 25.	Mantık C B -

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E B -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C E -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B A -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E C -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D E -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A D -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B A -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Irmak	Ekin	KAYTANOĞLU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-D

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 3 11 0.25

Matematik 20 5 8 3.00

Tarih 14 3 8 1.00

Coğrafya 11 0 7 -1.75

Fizik 9 4 2 3.50

Kimya 8 0 5 -1.25

Biyoloji 8 0 6 -1.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 113.37

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 0.25 3 -0.75 0.75 3.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A C -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B A -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D B -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

15 24.	Hikâye D -

16 24.	Hikâye E B -

17 24.	Hikâye A D -

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A B -

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E C -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C B -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E C -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C B -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D C -

2 25.	Mantık B A -

3 25.	Mantık C D -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D C -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A B -

11 14.	Kümeler E D -

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B E -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E C -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E B -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B E -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C A -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D C -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B A -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A E -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A D -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B E -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C B -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim İrem	Nur	AYDOĞAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-D

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 14 5 12.75

Matematik 20 9 3 8.25

Tarih 14 0 0 0.00

Coğrafya 11 0 0 0.00

Fizik 9 0 0 0.00

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 2 1 1.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 212.29

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 12.75 8.25 0 1.75 22.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Dolunay	ÖZ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-D

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 6 14 2.50

Matematik 20 3 4 2.00

Tarih 14 3 9 0.75

Coğrafya 11 3 0 3.00

Fizik 9 2 3 1.25

Kimya 8 4 2 3.50

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 158.02

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 2.5 2 3.75 4.75 13.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B E -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C D -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E C -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A D -

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E C -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A E -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A C -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A D -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C B -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B D -

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D E -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E A -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A C -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Toprak	UÇMAK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-D

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 7 11 4.25

Matematik 20 13 7 11.25

Tarih 14 4 9 1.75

Coğrafya 11 3 7 1.25

Fizik 9 5 3 4.25

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 3 5 1.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 240.57

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 4.25 11.25 3 12.75 31.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D E -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D B -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C B -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B A -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E A -

17 24.	Hikâye A C -

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B C -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A E -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A B -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E A -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B A -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D B -

6 25.	Mantık A C -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D B -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A B -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B A -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E D -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A C -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E A -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Hatice	Nursima	ÜNSAL Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-D

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 17 3 16.25

Matematik 20 7 7 5.25

Tarih 14 6 8 4.00

Coğrafya 11 6 5 4.75

Fizik 9 6 2 5.50

Kimya 8 6 1 5.75

Biyoloji 8 1 2 0.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 289.77

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 16.25 5.25 8.75 11.75 42.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C E -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C B -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E A -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C D -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C A -

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E B -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A E -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C B -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E A -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A C -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B D -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B D -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Nehir	ÖZTÜRK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 5 13.75

Matematik 20 8 9 5.75

Tarih 14 5 9 2.75

Coğrafya 11 2 6 0.50

Fizik 9 1 0 1.00

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 246.62

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 13.75 5.75 3.25 9 31.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C B -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C A -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E C -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A D -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D E -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A E -

11 14.	Kümeler E D -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C E -

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D E -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C A -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Deniz	SARI Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 17 3 16.25

Matematik 20 20 0 20.00

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 6 2 5.50

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 5 0 5.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 440.4

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 16.25 20 22.5 17.25 76.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Egehan	KAYMAZ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 12 6 10.50

Matematik 20 4 0 4.00

Tarih 14 7 6 5.50

Coğrafya 11 7 1 6.75

Fizik 9 6 0 6.00

Kimya 8 5 3 4.25

Biyoloji 8 2 1 1.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 270.03

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 10.5 4 12.25 12 38.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A E -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A C -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D E -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A B -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Zilan	EKE Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 14 6 12.50

Matematik 20 12 4 11.00

Tarih 14 9 5 7.75

Coğrafya 11 8 3 7.25

Fizik 9 6 2 5.50

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 5 0 5.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 347.43

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 12.5 11 15 17.25 55.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E A -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C A -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Sinan	Mete	ÖZÇELİK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 20 0 20.00

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 499.96

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 20 25 25 90.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Eylül	Ela	AKBULUT Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 5 13.75

Matematik 20 11 9 8.75

Tarih 14 8 6 6.50

Coğrafya 11 5 6 3.50

Fizik 9 6 3 5.25

Kimya 8 6 2 5.50

Biyoloji 8 1 7 -0.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 290.84

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 13.75 8.75 10 10 42.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C D -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E B -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B D -

10 14.	Kümeler A B -

11 14.	Kümeler E C -

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D C -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C A -

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A B -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E B -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A D -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E D -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B A -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Nisanur	ÖZGEDİK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 9 10 6.50

Matematik 20 1 0 1.00

Tarih 14 4 10 1.50

Coğrafya 11 5 5 3.75

Fizik 9 3 6 1.50

Kimya 8 3 5 1.75

Biyoloji 8 5 3 4.25

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 190.45

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 6.5 1 5.25 7.5 20.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A B -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B A -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B D -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D C -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A C -

20 24.	Hikâye E C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A E -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A C -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C D -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B A -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E B -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B E -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A C -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E B -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B D -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C A -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A B -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D E -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E D -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B A -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Dilara	KARAMAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 11 9 8.75

Matematik 20 0 0 0.00

Tarih 14 3 11 0.25

Coğrafya 11 4 4 3.00

Fizik 9 0 0 0.00

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 158.28

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 8.75 0 3.25 0 12.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A E -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B E -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C A -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A D -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D C -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E D -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E A -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C A -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A E -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D -

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Sercan	BAKIRCI Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 11 7 9.25

Matematik 20 12 4 11.00

Tarih 14 9 4 8.00

Coğrafya 11 8 3 7.25

Fizik 9 6 2 5.50

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 7 1 6.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 339.37

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 9.25 11 15.25 19 54.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A C -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D B -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E A -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B C -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Beren	YETİŞOĞLU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 14 5 12.75

Matematik 20 12 6 10.50

Tarih 14 9 4 8.00

Coğrafya 11 7 3 6.25

Fizik 9 6 2 5.50

Kimya 8 6 1 5.75

Biyoloji 8 5 0 5.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 338.37

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 12.75 10.5 14.25 16.25 53.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D C -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Berat	ÇAMYARAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 2 17.50

Matematik 20 18 2 17.50

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 470.5

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.5 17.5 23.75 25 83.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D C -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Ceren	ŞENTÜRK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 6 11.50

Matematik 20 13 4 12.00

Tarih 14 9 4 8.00

Coğrafya 11 9 2 8.50

Fizik 9 7 0 7.00

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 6 1 5.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 362.69

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 11.5 12 16.5 19.5 59.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C A -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Esma	Nur	ABUKAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 12 8 10.00

Matematik 20 10 5 8.75

Tarih 14 4 8 2.00

Coğrafya 11 2 8 0.00

Fizik 9 2 5 0.75

Kimya 8 4 2 3.50

Biyoloji 8 1 4 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 218.25

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 10 8.75 2 4.25 25.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C B -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E C -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D E -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B D -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A B -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C B -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E D -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A E -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C B -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D B -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D B -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C A -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E A -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D B -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E A -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A E -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A C -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B E -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E D -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Mizgin	TAŞKIN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 2 17.50

Matematik 20 17 2 16.50

Tarih 14 12 2 11.50

Coğrafya 11 9 2 8.50

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 7 0 7.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 445.5

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.5 16.5 20 24 78.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D A -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C E -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E A -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Erem	Nur	ULUSU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 2 17.50

Matematik 20 16 4 15.00

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 7 4 6.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 6 2 5.50

Biyoloji 8 6 1 5.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 415.48

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.5 15 18.75 20.25 71.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E A -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B A -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C A -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A D -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E A -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Efe	BOSTANCI Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 17 3 16.25

Matematik 20 16 3 15.25

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 8 3 7.25

Fizik 9 8 1 7.75

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 6 2 5.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 415.7

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 16.25 15.25 20 20 71.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C D -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C E -

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E C -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C E -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Nida	Naz	KOÇ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 12 5 10.75

Matematik 20 3 1 2.75

Tarih 14 3 4 2.00

Coğrafya 11 0 1 -0.25

Fizik 9 3 3 2.25

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 181.84

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 10.75 2.75 1.75 2.25 17.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A C -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A E -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D E -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

15 24.	Hikâye D -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B E -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E A -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A B -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Miray	ACAR Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 13 5 11.75

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 8 1 7.75

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 7 1 6.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 443.19

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 11.75 23.75 22.5 78.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A C -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D B -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E B -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Ayşe	AKTUĞLU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 19 1 18.75

Matematik 20 16 4 15.00

Tarih 14 12 2 11.50

Coğrafya 11 9 2 8.50

Fizik 9 8 1 7.75

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 443.79

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18.75 15 20 23.75 77.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Efe	Mert	TOPÇU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 5 13.75

Matematik 20 10 10 7.50

Tarih 14 10 4 9.00

Coğrafya 11 6 4 5.00

Fizik 9 1 7 -0.75

Kimya 8 5 3 4.25

Biyoloji 8 1 3 0.25

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 277.09

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 13.75 7.5 14 3.75 39.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A C -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A D -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C B -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E C -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B A -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A B -

9 14.	Kümeler B C -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B E -

15 25.	Temel	Kavramlar D A -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C A -

19 4.	Obeb	-	Okek C A -

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E A -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D B -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A E -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E B -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B D -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A D -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B D -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E D -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A E -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Emirhan	ŞAHİN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 4 12.00

Matematik 20 10 5 8.75

Tarih 14 6 6 4.50

Coğrafya 11 1 7 -0.75

Fizik 9 6 2 5.50

Kimya 8 3 2 2.50

Biyoloji 8 0 4 -1.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 243.02

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 12 8.75 3.75 7 31.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D A -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B A -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A -

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C D -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E A -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E A -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D B -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A C -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Ayşe	Melek	SÖNMEZ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 9 11 6.25

Matematik 20 9 11 6.25

Tarih 14 7 7 5.25

Coğrafya 11 2 9 -0.25

Fizik 9 2 7 0.25

Kimya 8 4 4 3.00

Biyoloji 8 2 6 0.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 195.62

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 6.25 6.25 5 3.75 21.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B E -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B D -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D C -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C D -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A D -

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C B -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C B -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A E -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C D -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A C -

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A C -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B E -

10 14.	Kümeler A C -

11 14.	Kümeler E D -

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C D -

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C B -

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E C -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D B -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E C -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A E -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E B -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B C -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B E -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C E -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A E -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E C -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A D -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B C -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim İrem	Şevval	SOYSAL Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 2 17.50

Matematik 20 17 1 16.75

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 7 2 6.50

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 7 0 7.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 446.59

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.5 16.75 20.5 24 78.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E A -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D A -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Kumsal	Naz	KAPLAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 19 1 18.75

Matematik 20 17 1 16.75

Tarih 14 13 0 13.00

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 7 2 6.50

Kimya 8 7 0 7.00

Biyoloji 8 6 1 5.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 451.1

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18.75 16.75 24 19.25 78.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D A -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E A -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A C -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Beyzanur	ÜNALAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 7 11.25

Matematik 20 13 2 12.50

Tarih 14 10 4 9.00

Coğrafya 11 5 1 4.75

Fizik 9 5 3 4.25

Kimya 8 6 1 5.75

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 312.17

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 11.25 12.5 13.75 10 47.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C B -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A B -

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E C -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E C -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Abdullah	Can	KARAKURT Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 19 1 18.75

Matematik 20 15 4 14.00

Tarih 14 11 3 10.25

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 6 2 5.50

Biyoloji 8 7 1 6.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 429.02

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18.75 14 20 21.25 74.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B C -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D C -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E A -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C B -

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E D -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Ahmet	Arif	FİDAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 16 4 15.00

Matematik 20 17 3 16.25

Tarih 14 10 4 9.00

Coğrafya 11 9 2 8.50

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 6 2 5.50

Biyoloji 8 7 1 6.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 411.37

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 15 16.25 17.5 21.25 70.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C E -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B A -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E D -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E C -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B A -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E A -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Yaprak	HALİTOĞLU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 11 5 9.75

Matematik 20 6 5 4.75

Tarih 14 4 10 1.50

Coğrafya 11 3 5 1.75

Fizik 9 4 3 3.25

Kimya 8 4 1 3.75

Biyoloji 8 0 2 -0.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 211.38

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 9.75 4.75 3.25 6.5 24.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B D -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B A -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C A -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B E -

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A C -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A E -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E A -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B A -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Çınar	Yağız	VARLI Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 17 3 16.25

Matematik 20 10 5 8.75

Tarih 14 7 7 5.25

Coğrafya 11 9 2 8.50

Fizik 9 3 4 2.00

Kimya 8 5 2 4.50

Biyoloji 8 2 5 0.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 311.66

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 16.25 8.75 13.75 7.25 46.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C B -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D A -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C E -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C E -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E A -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E D -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E A -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B A -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A B -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B A -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Çınar	Sonat	ÇELİK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 19 1 18.75

Matematik 20 16 2 15.50

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 6 2 5.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 445.45

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18.75 15.5 22.5 21.25 78.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A E -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim İlgi	KURT Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 18 1 17.75

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 7 1 6.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 472.62

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 17.75 23.75 22.5 84.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E C -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Irmak	Oruç	SARILAR Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 2 17.50

Matematik 20 13 7 11.25

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 8 3 7.25

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 422.2

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.5 11.25 20 25 73.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A B -

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B A -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D C -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A E -

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Mehmet	Fatih	SORMAZ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 16 4 15.00

Matematik 20 16 3 15.25

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 8 3 7.25

Fizik 9 7 0 7.00

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 6 0 6.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 408.76

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 15 15.25 20 19.75 70.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D B -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C D -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D E -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A B -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B D -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E A -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D A -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Yunus	ÖZINAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 18 1 17.75

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 9 1 8.75

Fizik 9 8 0 8.00

Kimya 8 6 1 5.75

Biyoloji 8 7 0 7.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 461.24

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 17.75 22.75 20.75 81.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E D -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Mehmet	Emin	KÖKSAL Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 5 15 1.25

Matematik 20 9 11 6.25

Tarih 14 2 10 -0.50

Coğrafya 11 2 8 0.00

Fizik 9 6 3 5.25

Kimya 8 2 4 1.00

Biyoloji 8 2 6 0.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 161.4

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 1.25 6.25 -0.5 6.75 13.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B A -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D A -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C B -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B E -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A B -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D C -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D A -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C D -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E B -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A E -

20 24.	Hikâye E C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E C -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B A -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A E -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A B -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E D -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C A -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E A -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A E -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C E -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D E -

2 25.	Mantık B A -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B D -

10 14.	Kümeler A B -

11 14.	Kümeler E C -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B C -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B D -

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D A -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E D -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B C -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C E -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B A -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D B -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E C -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A E -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E A -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E D -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C A -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Damla	Emine	SARIŞAHIN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 2 17.50

Matematik 20 7 7 5.25

Tarih 14 6 8 4.00

Coğrafya 11 4 3 3.25

Fizik 9 7 1 6.75

Kimya 8 5 1 4.75

Biyoloji 8 0 1 -0.25

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 286.54

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.5 5.25 7.25 11.25 41.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C B -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C E -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E B -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A D -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C B -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B E -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C A -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C A -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Satiyenur	Aleyna	KURUKAVAK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 11 8 9.00

Matematik 20 11 5 9.75

Tarih 14 6 7 4.25

Coğrafya 11 6 3 5.25

Fizik 9 5 3 4.25

Kimya 8 5 2 4.50

Biyoloji 8 3 2 2.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 277.68

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 9 9.75 9.5 11.25 39.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D A -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B C -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A D -

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E C -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E A -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E D -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B C -

10 14.	Kümeler A D -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E A -

13 14.	Kümeler C E -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E A -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B D -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A B -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Arda	ADA Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 7 11.25

Matematik 20 8 9 5.75

Tarih 14 6 8 4.00

Coğrafya 11 5 6 3.50

Fizik 9 3 6 1.50

Kimya 8 5 3 4.25

Biyoloji 8 2 6 0.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 240.53

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 11.25 5.75 7.5 6.25 30.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C A -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A C -

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E D -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C A -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A E -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C D -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A C -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B C -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B E -

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E B -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A E -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B A -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C A -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B D -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A E -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A B -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B A -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Eren	DINÇMENT Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 10 10 7.50

Matematik 20 12 8 10.00

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 0 0 0.00

Kimya 8 2 6 0.50

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 322.9

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 7.5 10 25 8.5 51.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D E -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B D -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E D -

17 24.	Hikâye A D -

18 24.	Hikâye C A -

19 24.	Hikâye A D -

20 24.	Hikâye E B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C B -

4 25.	Mantık A D -

5 25.	Mantık D C -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E C -

8 14.	Kümeler A E -

9 14.	Kümeler B C -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D A -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C E -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B D -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A B -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D E -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A B -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Kadriye	SIRTMAÇ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 10 10 7.50

Matematik 20 4 16 0.00

Tarih 14 3 9 0.75

Coğrafya 11 1 6 -0.50

Fizik 9 1 8 -1.00

Kimya 8 3 5 1.75

Biyoloji 8 2 6 0.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 143.57

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 7.5 0 0.25 1.25 9.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C B -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B E -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B A -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A E -

20 24.	Hikâye E B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E C -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B E -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E A -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A D -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E D -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C B -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C E -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B E -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A D -

7 14.	Kümeler E B -

8 14.	Kümeler A E -

9 14.	Kümeler B C -

10 14.	Kümeler A C -

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E A -

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B E -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C B -

20 13.	Problemler D E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E D -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E C -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A E -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B C -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B D -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A C -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A B -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E B -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Şeyma	BOZDEMİR Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 11 9 8.75

Matematik 20 4 16 0.00

Tarih 14 5 9 2.75

Coğrafya 11 0 11 -2.75

Fizik 9 2 7 0.25

Kimya 8 1 7 -0.75

Biyoloji 8 1 7 -0.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 135.75

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 8.75 0 0 -1.25 7.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C D -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D E -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E B -

17 24.	Hikâye A C -

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A B -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E C -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C B -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E C -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C E -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A E -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C B -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D A -

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C B -

4 25.	Mantık A C -

5 25.	Mantık D E -

6 25.	Mantık A E -

7 14.	Kümeler E D -

8 14.	Kümeler A C -

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A C -

11 14.	Kümeler E D -

12 14.	Kümeler E D -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D B -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E D -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B D -

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D A -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E A -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D E -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B D -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E C -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A B -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E A -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C E -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A B -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D E -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A D -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E A -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B C -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Azra	Deniz	AYEBE Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 4 16 0.00

Matematik 20 0 20 -5.00

Tarih 14 3 10 0.50

Coğrafya 11 2 9 -0.25

Fizik 9 1 8 -1.00

Kimya 8 0 7 -1.75

Biyoloji 8 1 7 -0.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 100

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 0 -5 0.25 -3.5 -8.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A C -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B C -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C B -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B E -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D B -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D C -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C B -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B D -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D C -

16 24.	Hikâye E B -

17 24.	Hikâye A C -

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A B -

20 24.	Hikâye E C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E D -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C B -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C D -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D B -

2 25.	Mantık B C -

3 25.	Mantık C D -

4 25.	Mantık A D -

5 25.	Mantık D E -

6 25.	Mantık A C -

7 14.	Kümeler E D -

8 14.	Kümeler A C -

9 14.	Kümeler B C -

10 14.	Kümeler A C -

11 14.	Kümeler E D -

12 14.	Kümeler E A -

13 14.	Kümeler C D -

14 25.	Temel	Kavramlar B E -

15 25.	Temel	Kavramlar D C -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B C -

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C D -

20 13.	Problemler D A -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E B -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B D -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D B -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A B -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E C -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B E -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A C -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D B -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B D -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A E -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E C -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A D -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E A -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B C -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C B -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Serhan	YILDIRIM Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 2 17.50

Matematik 20 15 4 14.00

Tarih 14 12 2 11.50

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 442.85

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.5 14 21.25 25 77.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D B -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C D -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A E -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Rümeysa	DOĞAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 3 14.25

Matematik 20 6 5 4.75

Tarih 14 7 4 6.00

Coğrafya 11 3 2 2.50

Fizik 9 7 2 6.50

Kimya 8 2 2 1.50

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 258.1

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 14.25 4.75 8.5 8 35.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C A -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E C -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A B -

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A B -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B D -

10 14.	Kümeler A C -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C E -

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A B -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Zehra	MENTEŞE Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 2 17.50

Matematik 20 15 0 15.00

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 8 1 7.75

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 7 0 7.00

Biyoloji 8 5 0 5.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 431.03

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.5 15 21.75 21 75.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E D -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Hasan	ÇAVUŞ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 7 11.25

Matematik 20 12 7 10.25

Tarih 14 5 9 2.75

Coğrafya 11 6 5 4.75

Fizik 9 6 3 5.25

Kimya 8 6 2 5.50

Biyoloji 8 5 3 4.25

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 298.96

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 11.25 10.25 7.5 15 44.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C B -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B C -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E C -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C E -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A B -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C B -

14 25.	Temel	Kavramlar B A -

15 25.	Temel	Kavramlar D E -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E A -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A C -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Berat	ÇILOĞLU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 6 11.50

Matematik 20 3 7 1.25

Tarih 14 9 5 7.75

Coğrafya 11 0 7 -1.75

Fizik 9 4 5 2.75

Kimya 8 5 2 4.50

Biyoloji 8 2 4 1.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 216.56

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 11.5 1.25 6 8.25 27.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D B -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A D -

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E D -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C B -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A C -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A E -

11 14.	Kümeler E C -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B D -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C B -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E A -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E B -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B A -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A D -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B C -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C B -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Berkay	BAĞCIVAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 4 14.00

Matematik 20 10 4 9.00

Tarih 14 9 5 7.75

Coğrafya 11 1 7 -0.75

Fizik 9 5 3 4.25

Kimya 8 3 2 2.50

Biyoloji 8 2 4 1.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 269.58

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 14 9 7 7.75 37.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A C -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D A -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E A -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E C -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A B -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E A -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C A -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C B -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A D -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C A -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E C -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B C -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C E -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A B -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A E -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E D -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C A -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Sümeyye	DOLMAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 19 1 18.75

Matematik 20 15 3 14.25

Tarih 14 12 2 11.50

Coğrafya 11 8 3 7.25

Fizik 9 8 1 7.75

Kimya 8 6 2 5.50

Biyoloji 8 5 2 4.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 409.37

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18.75 14.25 18.75 17.75 69.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C B -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B A -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E C -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Cemre	Lâl	NIĞDE Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 5 13.75

Matematik 20 7 13 3.75

Tarih 14 7 7 5.25

Coğrafya 11 2 4 1.00

Fizik 9 2 7 0.25

Kimya 8 2 6 0.50

Biyoloji 8 0 8 -2.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 205.47

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 13.75 3.75 6.25 -1.25 22.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C B -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A D -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E A -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B D -

10 14.	Kümeler A B -

11 14.	Kümeler E C -

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C D -

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D E -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B A -

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C D -

20 13.	Problemler D E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D B -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B D -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E B -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E A -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B A -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B D -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A E -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B E -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A C -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E B -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A C -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E A -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E D -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B E -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C A -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Zeynep	Deniz	FENERLI Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 17 2 16.50

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 9 2 8.50

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 5 2 4.50

Biyoloji 8 6 1 5.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 447.15

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 16.5 22.5 19.25 78.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E D -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D A -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Zeynep	Su	MOLLAOĞLU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 5 11.75

Matematik 20 1 0 1.00

Tarih 14 2 1 1.75

Coğrafya 11 1 0 1.00

Fizik 9 0 0 0.00

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 174.55

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 11.75 1 2.75 0 15.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A B -

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Enes	DİKDOĞMUŞ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 3 12.25

Matematik 20 15 5 13.75

Tarih 14 6 5 4.75

Coğrafya 11 0 3 -0.75

Fizik 9 3 3 2.25

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 251.89

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 12.25 13.75 4 2.25 32.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B D -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E C -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E C -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C B -

14 25.	Temel	Kavramlar B C -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B E -

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E C -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Emre	KAHRAMAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 11 9 8.75

Matematik 20 5 4 4.00

Tarih 14 6 8 4.00

Coğrafya 11 5 6 3.50

Fizik 9 5 2 4.50

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 210.6

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 8.75 4 7.5 4.5 24.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A E -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B A -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C E -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B A -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A B -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B A -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B C -

3 25.	Mantık C A -

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E C -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Elif	AYDIN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 17 2 16.50

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 482.46

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 16.5 25 25 86.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D C -

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Ayşegül	KOSTAK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 12 7 10.25

Matematik 20 0 1 -0.25

Tarih 14 4 5 2.75

Coğrafya 11 4 3 3.25

Fizik 9 3 2 2.50

Kimya 8 5 0 5.00

Biyoloji 8 1 1 0.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 207.8

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 10.25 -0.25 6 8.25 24.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B D -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E C -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E A -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B E -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A C -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D -

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B A -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B D -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Efe	Serkan	ŞİMŞEK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 0 0 0.00

Matematik 20 14 5 12.75

Tarih 14 0 0 0.00

Coğrafya 11 0 0 0.00

Fizik 9 7 1 6.75

Kimya 8 3 2 2.50

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 199.15

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 0 12.75 0 9.25 22.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

15 24.	Hikâye D -

16 24.	Hikâye E -

17 24.	Hikâye A -

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A -

20 24.	Hikâye E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E A -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E D -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Metin	Deniz	DEĞİRMENCİ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-A

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 6 14 2.50

Matematik 20 2 18 -2.50

Tarih 14 4 10 1.50

Coğrafya 11 3 8 1.00

Fizik 9 2 7 0.25

Kimya 8 2 6 0.50

Biyoloji 8 2 6 0.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 114.99

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 2.5 -2.5 2.5 1.25 3.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B E -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D A -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B D -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A B -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D C -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D E -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C B -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B C -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E C -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E A -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A D -

20 24.	Hikâye E C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E A -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C E -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C D -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D C -

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C B -

4 25.	Mantık A D -

5 25.	Mantık D B -

6 25.	Mantık A E -

7 14.	Kümeler E A -

8 14.	Kümeler A E -

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A C -

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E D -

13 14.	Kümeler C B -

14 25.	Temel	Kavramlar B E -

15 25.	Temel	Kavramlar D B -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E A -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B C -

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C A -

20 13.	Problemler D A -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E D -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B C -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A C -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C E -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B A -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A C -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A D -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E C -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E A -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B D -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Emir	TEMİZEL Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 14 6 12.50

Matematik 20 6 9 3.75

Tarih 14 9 5 7.75

Coğrafya 11 6 4 5.00

Fizik 9 3 4 2.00

Kimya 8 3 2 2.50

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 249.47

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 12.5 3.75 12.75 4.5 33.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D C -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C A -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E B -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B C -

15 25.	Temel	Kavramlar D B -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E D -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B C -

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D E -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E B -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C A -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Naz	ÇEVİK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 19 1 18.75

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 483.56

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 18.75 22.5 25 86.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E C -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Zehra	Nur	YILDIZ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 4 12.00

Matematik 20 2 2 1.50

Tarih 14 0 0 0.00

Coğrafya 11 1 0 1.00

Fizik 9 6 1 5.75

Kimya 8 4 0 4.00

Biyoloji 8 1 0 1.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 214.16

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 12 1.5 1 10.75 25.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A C -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C E -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B E -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Rahman	GAHRAMANLI Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-B

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 9 11 6.25

Matematik 20 0 0 0.00

Tarih 14 0 0 0.00

Coğrafya 11 0 0 0.00

Fizik 9 0 0 0.00

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 131.25

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 6.25 0 0 0 6.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D E -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C D -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B E -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D B -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E C -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A D -

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D -

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Melek	AYAR Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 17 2 16.50

Matematik 20 15 3 14.25

Tarih 14 12 2 11.50

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 7 2 6.50

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 5 2 4.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 415.27

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 16.5 14.25 21.25 19 71.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B C -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A B -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A D -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B C -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C D -

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B D -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Muhammed	Emircan	ERGÜN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 17 3 16.25

Matematik 20 15 5 13.75

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 7 4 6.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 4 4 3.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 406.41

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 16.25 13.75 20 20 70.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D E -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C D -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B C -

3 25.	Mantık C D -

4 25.	Mantık A C -

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C B -

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C A -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A D -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D B -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Sümeyra	İNAL Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 16 4 15.00

Matematik 20 14 6 12.50

Tarih 14 12 2 11.50

Coğrafya 11 9 2 8.50

Fizik 9 6 3 5.25

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 6 2 5.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 392.87

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 15 12.5 20 18.75 66.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B D -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A B -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D B -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E D -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A B -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E C -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C D -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C D -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B C -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C D -

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D E -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B E -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Aysima	KÜÇÜK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-C

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 19 1 18.75

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 10 1 9.75

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 6 2 5.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 477.62

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 18.75 23.75 22.5 85.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C E -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Baran	Yusuf	MARŞOĞLU Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-D

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 12 7 10.25

Matematik 20 6 4 5.00

Tarih 14 0 14 -3.50

Coğrafya 11 3 8 1.00

Fizik 9 1 5 -0.25

Kimya 8 2 4 1.00

Biyoloji 8 3 4 2.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 179.86

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 10.25 5 -2.5 2.75 15.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C B -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A D -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D C -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D E -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B C -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E C -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A D -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D B -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C B -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E D -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E B -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C B -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E D -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B E -

15 25.	Temel	Kavramlar D A -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C A -

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E A -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D E -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B D -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D B -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A D -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A B -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E D -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C A -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Eylül	SAKKAF Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-D

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 13 7 11.25

Matematik 20 7 1 6.75

Tarih 14 5 7 3.25

Coğrafya 11 3 2 2.50

Fizik 9 4 3 3.25

Kimya 8 2 5 0.75

Biyoloji 8 1 3 0.25

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 229.17

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 11.25 6.75 5.75 4.25 28.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B A -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A D -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E C -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E C -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B E -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C A -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A D -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D E -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B D -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Aleyna	KILIÇ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-D

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 5 13.75

Matematik 20 3 0 3.00

Tarih 14 4 3 3.25

Coğrafya 11 0 0 0.00

Fizik 9 0 0 0.00

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 195.36

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 13.75 3 3.25 0 20.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D C -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B -

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Aslı	Tuğba	ASLANSOY Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 14 5 12.75

Matematik 20 11 5 9.75

Tarih 14 8 5 6.75

Coğrafya 11 5 5 3.75

Fizik 9 6 2 5.50

Kimya 8 6 1 5.75

Biyoloji 8 2 5 0.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 301.09

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 12.75 9.75 10.5 12 45.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C D -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B C -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B D -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C A -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Ömer	Tuğra	DERDİYOK Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 16 4 15.00

Matematik 20 18 2 17.50

Tarih 14 14 0 14.00

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 8 0 8.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 462.46

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 15 17.5 25 25 82.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D C -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C B -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A B -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C B -

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Ulaş	SAYIN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 7 11 4.25

Matematik 20 2 8 0.00

Tarih 14 3 7 1.25

Coğrafya 11 4 5 2.75

Fizik 9 7 1 6.75

Kimya 8 2 6 0.50

Biyoloji 8 0 3 -0.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 162.16

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 4.25 0 4 6.5 14.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A D -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D B -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D C -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C A -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B D -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E -

15 24.	Hikâye D -

16 24.	Hikâye E A -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C A -

19 24.	Hikâye A E -

20 24.	Hikâye E B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A B -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A B -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C B -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C B -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B E -

3 25.	Mantık C B -

4 25.	Mantık A C -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E A -

12 14.	Kümeler E D -

13 14.	Kümeler C D -

14 25.	Temel	Kavramlar B E -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A D -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D E -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B A -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E B -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C A -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Ikhsanulla	SEDIKI Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 14 5 12.75

Matematik 20 12 4 11.00

Tarih 14 9 4 8.00

Coğrafya 11 7 3 6.25

Fizik 9 6 2 5.50

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 5 0 5.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 345.03

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 12.75 11 14.25 17.25 55.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C A -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Tuba	Betül	TOKTAŞ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 11 9 8.75

Matematik 20 2 2 1.50

Tarih 14 3 11 0.25

Coğrafya 11 3 8 1.00

Fizik 9 2 2 1.50

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 162.24

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 8.75 1.5 1.25 1.5 13.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A C -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D E -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E D -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E D -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C E -

19 24.	Hikâye A D -

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E C -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C D -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E A -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C A -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B E -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E A -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D B -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Aylin	YILDIZ Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-E

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 2 17.50

Matematik 20 17 1 16.75

Tarih 14 12 2 11.50

Coğrafya 11 10 0 10.00

Fizik 9 8 1 7.75

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 6 2 5.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 442.7

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.5 16.75 21.5 21.25 77.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A C -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D A -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A B -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Yasemin	GÜLER Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 18 1 17.75

Matematik 20 16 1 15.75

Tarih 14 12 1 11.75

Coğrafya 11 10 0 10.00

Fizik 9 7 0 7.00

Kimya 8 7 0 7.00

Biyoloji 8 6 1 5.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 433.94

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 17.75 15.75 21.75 19.75 75.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A D -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E D -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Dağhan	KURAL Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf 9-F

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 11 7 9.25

Matematik 20 2 3 1.25

Tarih 14 5 5 3.75

Coğrafya 11 3 5 1.75

Fizik 9 3 1 2.75

Kimya 8 3 1 2.75

Biyoloji 8 1 1 0.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 198.61

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 9.25 1.25 5.5 6.25 22.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C D -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D E -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B A -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

15 24.	Hikâye D C -

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B E -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E C -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C E -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B C -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A -

7 14.	Kümeler E -

8 14.	Kümeler A -

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D E -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B A -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B A -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Fatma	KARABULUT Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 15 5 13.75

Matematik 20 11 4 10.00

Tarih 14 4 9 1.75

Coğrafya 11 7 1 6.75

Fizik 9 8 1 7.75

Kimya 8 7 1 6.75

Biyoloji 8 3 2 2.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 322.9

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 13.75 10 8.5 17 49.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A D -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C B -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C A -

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B A -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A D -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C A -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A C -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C B -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B A -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C B -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C A -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim İrem	GÜRSOY Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 11 8 9.00

Matematik 20 7 0 7.00

Tarih 14 6 8 4.00

Coğrafya 11 2 5 0.75

Fizik 9 1 0 1.00

Kimya 8 0 0 0.00

Biyoloji 8 0 0 0.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 201.4

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 9 7 4.75 1 21.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B E -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C A -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D C -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E A -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E D -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A E -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C A -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A E -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C E -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E -

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C -

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C -

19 4.	Obeb	-	Okek C -

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Mert	TANRIVERDI Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 20 0 20.00

Matematik 20 13 7 11.25

Tarih 14 11 3 10.25

Coğrafya 11 10 0 10.00

Fizik 9 6 3 5.25

Kimya 8 4 4 3.00

Biyoloji 8 7 1 6.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 398.36

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 20 11.25 20.25 15 66.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A E -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E C -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D E -

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D E -

6 25.	Mantık A E -

7 14.	Kümeler E D -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E A -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E D -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B C -

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E C -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A B -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D C -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B A -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Arda	KINAY Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 12 6 10.50

Matematik 20 12 3 11.25

Tarih 14 7 6 5.50

Coğrafya 11 6 3 5.25

Fizik 9 7 2 6.50

Kimya 8 6 1 5.75

Biyoloji 8 4 0 4.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 316.93

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 10.5 11.25 10.75 16.25 48.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C A -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D B -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E A -

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D E -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E B -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B A -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D C -

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B -

10 14.	Kümeler A B -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B -

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A D -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C E -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Berken	KARDAŞLAR Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 6 14 2.50

Matematik 20 7 13 3.75

Tarih 14 5 9 2.75

Coğrafya 11 3 8 1.00

Fizik 9 0 9 -2.25

Kimya 8 1 7 -0.75

Biyoloji 8 4 4 3.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 146.66

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 2.5 3.75 3.75 0 10.00



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B A -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D A -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C B -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E B -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B C -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C D -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D E -

16 24.	Hikâye E D -

17 24.	Hikâye A D -

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A C -

20 24.	Hikâye E C -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E C -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A B -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D A -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A B -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E B -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A B -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E D -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C E -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B E -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E D -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A D -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D B -

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C B -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D A -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E B -

8 14.	Kümeler A B -

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A C -

11 14.	Kümeler E C -

12 14.	Kümeler E C -

13 14.	Kümeler C D -

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B E -

18 4.	Obeb	-	Okek C E -

19 4.	Obeb	-	Okek C D -

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E D -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B C -

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D C -

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E B -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A B -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E B -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B A -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C A -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C A -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A B -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D C -

15 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A C -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E D -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A E -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B D -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim İ̇smail	Yavuz	TEPE Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 3 17 -1.25

Matematik 20 8 11 5.25

Tarih 14 1 13 -2.25

Coğrafya 11 2 9 -0.25

Fizik 9 3 6 1.50

Kimya 8 4 4 3.00

Biyoloji 8 2 6 0.50

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 130.96

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 -1.25 5.25 -2.5 5 6.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A D -

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B C -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D E -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B A -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C D -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E C -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B C -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D A -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B D -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E A -

15 24.	Hikâye D A -

16 24.	Hikâye E C -

17 24.	Hikâye A D -

18 24.	Hikâye C D -

19 24.	Hikâye A E -

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E B -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B A -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A D -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D B -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B D -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A E -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E B -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A D -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D A -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C E -

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C B -

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E A -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C D -

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B D -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D B -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A B -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A E -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B A -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C B -

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B D -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A E -

5 25.	Mantık D C -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E C -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B E -

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E A -

12 14.	Kümeler E A -

13 14.	Kümeler C E -

14 25.	Temel	Kavramlar B C -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E B -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C B -

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E A -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D B -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E A -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A C -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B E -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C D -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A E -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E B -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D A -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A D -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E B -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B E -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Ömer	Faruk	AYDEMIR Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 4 16 0.00

Matematik 20 3 17 -1.25

Tarih 14 2 12 -1.00

Coğrafya 11 2 9 -0.25

Fizik 9 3 6 1.50

Kimya 8 1 7 -0.75

Biyoloji 8 0 8 -2.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 100

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 0 -1.25 -1.25 -1.25 -3.75



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D B -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B D -

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C E -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E C -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B E -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A C -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D B -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D A -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C E -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B E -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E C -

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E D -

17 24.	Hikâye A D -

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A C -

20 24.	Hikâye E B -

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E C -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B C -

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B C -

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A C -

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E C -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A C -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D C -

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D C -

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E C -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E C -

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A C -

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B C -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D B -

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C B -

4 25.	Mantık A B -

5 25.	Mantık D B -

6 25.	Mantık A B -

7 14.	Kümeler E B -

8 14.	Kümeler A B -

9 14.	Kümeler B D -

10 14.	Kümeler A D -

11 14.	Kümeler E D -

12 14.	Kümeler E D -

13 14.	Kümeler C D -

14 25.	Temel	Kavramlar B D -

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E D -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B D -

18 4.	Obeb	-	Okek C D -

19 4.	Obeb	-	Okek C D -

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E B -

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D B -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E D -

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A C -

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E C -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C B -

10 9.1.	Kimya	Bilimi C B -

11 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

12 9.1.	Kimya	Bilimi C D -

13 9.1.	Kimya	Bilimi A D -

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B C -

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A C -

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E C -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D C -

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D B -

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A B -

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E C -

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B D -

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C D -

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C B -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Esma	KABAN Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 11 7 9.25

Matematik 20 13 1 12.75

Tarih 14 12 1 11.75

Coğrafya 11 6 5 4.75

Fizik 9 7 1 6.75

Kimya 8 7 0 7.00

Biyoloji 8 7 0 7.00

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 356.86

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 9.25 12.75 16.5 20.75 59.25



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C -

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E C -

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C E -

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B C -

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A B -

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D A -

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D -

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C D -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B C -

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E A -

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A -

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E D -

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D E -

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D C -

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D A -

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B A -

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C E -

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D -

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A -

11 14.	Kümeler E E +

12 14.	Kümeler E -

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B -

15 25.	Temel	Kavramlar D -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E E +

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D -

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E -

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B D -

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E -

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Parya	AKBARI Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 19 1 18.75

Matematik 20 17 3 16.25

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 9 0 9.00

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 7 1 6.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 465.29

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18.75 16.25 23.75 23.75 82.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D D +

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C D -

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E E +

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B A -

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B B +

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E D -

8 14.	Kümeler A A +

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E A -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B B +

15 25.	Temel	Kavramlar D D +

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E D -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -



Abidin	Nesimi	Fatinoğlu	Anadolu	Lisesi

İsim	Soyisim Derin	ALPER Kayıt	numarası
Sınav	adı 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 Kitapcik A

Tarih 07.05.2021 Sınıf

Ders	Analizi
Ders Soru Doğru Yanlış Net

Türkçe 20 19 1 18.75

Matematik 20 14 6 12.50

Tarih 14 13 1 12.75

Coğrafya 11 11 0 11.00

Fizik 9 8 1 7.75

Kimya 8 8 0 8.00

Biyoloji 8 7 1 6.75

Puan	Ve	Sıralamalar
Puan	türü Puan Genel Kurum Sınıf

BIS 441.91

Katılım	sayısı

SON	10	SINAVIN	SONUÇLARI
No Tarih Sınav	adı Türkçe	testi Matematik	Testi Sosyal	Bİlgiler Fen	Bilimleri Toplam	net

1 07.05.2021 20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1 18.75 12.5 23.75 22.5 77.50



Konu	Analizi

20-21	EIS	BİS-9	GENEL	DENEME	1

No Konu DC OC SO

1 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo A A +

2 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

3 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo D E -

4 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo B B +

5 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo C C +

6 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

7 6.	Paragrafta	Anlatım	Tek C C +

8 20.	Güzel	Sanatlar	Ve	Ede B B +

9 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü A A +

10 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü D D +

11 21.	Metinlerin	Sınıflandı D D +

12 22.	İletişim	Ve	Dil	Kültü C C +

13 21.	Metinlerin	Sınıflandı B B +

14 20.	Paragraf	Anlamı	Ve	Yo E E +

15 24.	Hikâye D D +

16 24.	Hikâye E E +

17 24.	Hikâye A A +

18 24.	Hikâye C C +

19 24.	Hikâye A A +

20 24.	Hikâye E E +

No Konu DC OC SO

1 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman E A -

2 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk B B +

3 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

4 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

5 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

6 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

7 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman B B +

8 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman A A +

9 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk E E +

10 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk A A +

11 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk D D +

12 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

13 2.	Ünıte:	İnsanlığın	İlk C C +

14 1.	Ünite:	Tarih	Ve	Zaman D D +

15 1.	Doğa	Ve	İnsan E E +

16 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

17 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge C C +

18 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

19 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

20 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har D D +

21 15.	Coğrafya	Biliminin	Ge E E +

22 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

23 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har A A +

24 4.	Dünya’nın	Şekli	Ve	Har B B +

25 1.	Doğa	Ve	İnsan C C +

No Konu DC OC SO

1 25.	Mantık D D +

2 25.	Mantık B C -

3 25.	Mantık C C +

4 25.	Mantık A A +

5 25.	Mantık D D +

6 25.	Mantık A A +

7 14.	Kümeler E E +

8 14.	Kümeler A D -

9 14.	Kümeler B B +

10 14.	Kümeler A A +

11 14.	Kümeler E B -

12 14.	Kümeler E E +

13 14.	Kümeler C C +

14 25.	Temel	Kavramlar B C -

15 25.	Temel	Kavramlar D B -

16 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme E D -

17 3.	Bölme	Ve	Bölünebilme B B +

18 4.	Obeb	-	Okek C C +

19 4.	Obeb	-	Okek C C +

20 13.	Problemler D D +

No Konu DC OC SO

1 1.	Fizik	Bilimine	Giriş E E +

2 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D B -

3 1.	Fizik	Bilimine	Giriş B B +

4 1.	Fizik	Bilimine	Giriş D D +

5 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

6 1.	Fizik	Bilimine	Giriş A A +

7 2.	Madde	Ve	Özellikleri E E +

8 2.	Madde	Ve	Özellikleri B B +

9 2.	Madde	Ve	Özellikleri C C +

10 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

11 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

12 9.1.	Kimya	Bilimi C C +

13 9.1.	Kimya	Bilimi A A +

14 9.1.	Kimya	Bilimi D D +

15 9.1.	Kimya	Bilimi B B +

16 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si A A +

17 9.2.	Atom	Ve	Periyodik	Si E E +

18 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

19 2.	Canlıların	Yapısında	B D D +

20 2.	Canlıların	Yapısında	B A A +

21 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

22 2.	Canlıların	Yapısında	B E E +

23 2.	Canlıların	Yapısında	B B B +

24 2.	Canlıların	Yapısında	B C C +

25 2.	Canlıların	Yapısında	B C E -


